
Sınav: KAYIT KABUL SINAVI 

Öğr. No Adi Soyadi D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y B N Puan Sıralama Sonuç

00201 HÜSEYİN FURKAN DONAT 11 4 9,66 15 0 15,00 14 1 13,66 10 0 10,00 8 2 7,33 5 2 4,33 63 9 0 59,98 174,940 1 Asil Kayıt

00385 YUSUF ÜNOĞLU 11 4 9,66 15 0 15,00 13 2 12,33 9 0 9,00 10 0 10,00 6 1 5,66 64 7 1 61,65 172,620 2 Asil Kayıt

00180 HALİL İBRAHİM KOCA 12 3 11,00 12 1 11,66 15 0 15,00 8 0 8,00 7 3 6,00 7 0 7,00 61 7 4 58,66 171,640 3 Asil Kayıt

00321 ÖMER BAYBARS SEYHAN 12 3 11,00 13 1 12,66 14 1 13,66 8 2 7,33 8 2 7,33 6 1 5,66 61 10 1 57,64 169,600 4 Asil Kayıt

00347 SİDEM KURT 11 4 9,66 14 1 13,66 13 2 12,33 10 0 10,00 8 2 7,33 6 1 5,66 62 10 0 58,64 165,590 5 Asil Kayıt

00221 KAAN CÖMERT 12 2 11,33 11 2 10,33 14 1 13,66 10 0 10,00 8 2 7,33 6 0 6,00 61 7 4 58,65 164,610 6 Asil Kayıt

00323 ÖMER FARUK KORKOM 11 4 9,66 14 1 13,66 14 1 13,66 9 1 8,66 5 5 3,33 4 2 3,33 57 14 1 52,30 163,240 7 Asil Kayıt

00264 MERT SÖYLER 10 5 8,33 12 2 11,33 15 0 15,00 10 0 10,00 9 1 8,66 6 1 5,66 62 9 1 58,98 162,960 8 Asil Kayıt

00192 HATİCE CEYDA ERDEN 11 3 10,00 13 2 12,33 13 2 12,33 10 0 10,00 9 1 8,66 6 1 5,66 62 9 1 58,98 162,960 8 Asil Kayıt

00074 BUSE GÜNEŞER 10 5 8,33 13 2 12,33 14 1 13,66 10 0 10,00 9 1 8,66 6 1 5,66 62 10 0 58,64 161,600 10 Asil Kayıt

00259 MELİS ERGÜL 11 4 9,66 12 1 11,66 14 1 13,66 9 0 9,00 7 3 6,00 6 1 5,66 59 10 3 55,64 160,580 11 Asil Kayıt

00232 KERİM BALKILIÇ 10 4 8,66 13 2 12,33 14 1 13,66 8 1 7,66 9 1 8,66 6 1 5,66 60 10 2 56,63 160,580 11 Asil Kayıt

00243 MEHMET AKİF SARAÇOĞL 9 6 7,00 14 1 13,66 14 1 13,66 10 0 10,00 9 1 8,66 5 2 4,33 61 11 0 57,31 160,270 13 Asil Kayıt

00095 DAMLA ÖNÜR 9 6 7,00 13 2 12,33 15 0 15,00 9 1 8,66 8 2 7,33 6 1 5,66 60 12 0 55,98 158,970 14 Asil Kayıt

00365 UMUT ŞAHİN 12 3 11,00 12 3 11,00 13 2 12,33 10 0 10,00 8 2 7,33 3 4 1,66 58 14 0 53,32 156,310 15 Asil Kayıt

00395 ZEYNEP MERSİN 9 6 7,00 12 3 11,00 15 0 15,00 9 1 8,66 8 2 7,33 6 1 5,66 59 13 0 54,65 153,650 16 Asil Kayıt

00152 ESRA ÇETİN 11 4 9,66 9 4 7,66 15 0 15,00 9 1 8,66 8 2 7,33 7 0 7,00 59 11 2 55,31 152,270 17 Asil Kayıt

00189 HASAN MERT AKBULUT 11 4 9,66 10 3 9,00 14 1 13,66 10 0 10,00 7 3 6,00 6 1 5,66 58 12 2 53,98 150,940 18 Asil Kayıt

00370 YAĞIZ DEMİRÖZEN 8 7 5,66 13 1 12,66 14 1 13,66 10 0 10,00 9 1 8,66 5 2 4,33 59 12 1 54,97 150,910 19 Asil Kayıt

00177 GÜLSİMA BİKLİÇ 12 2 11,33 9 3 8,00 14 1 13,66 7 2 6,33 7 2 6,33 5 1 4,66 54 11 7 50,31 149,280 20 Asil Kayıt

00202 HÜSEYİN İMAM 10 5 8,33 14 1 13,66 12 3 11,00 8 2 7,33 7 3 6,00 4 2 3,33 55 16 1 49,65 148,620 21 Asil Kayıt

00275 MİNEL KAYA 11 3 10,00 11 4 9,66 13 2 12,33 9 0 9,00 8 2 7,33 4 2 3,33 56 13 3 51,65 147,620 22 Asil Kayıt

00281 MUHAMMED FURKAN GÜNE 8 6 6,00 13 1 12,66 14 1 13,66 7 2 6,33 8 1 7,66 5 2 4,33 55 13 4 50,64 147,600 23 Asil Kayıt

00210 İBRAHİM TALHA ÇAKICI 8 7 5,66 14 1 13,66 14 1 13,66 8 2 7,33 5 5 3,33 5 2 4,33 54 18 0 47,97 146,910 24 Asil Kayıt

00291 MUSA ALTUĞ KARACA 10 5 8,33 11 2 10,33 13 2 12,33 10 0 10,00 7 3 6,00 6 1 5,66 57 13 2 52,65 145,620 25 Asil Kayıt

00091 ÇINAR ATA YAY 12 3 11,00 10 5 8,33 12 3 11,00 9 1 8,66 9 1 8,66 6 1 5,66 58 14 0 53,31 144,300 26 Asil Kayıt

00293 MUSTAFA MİRZA AYGÜN 10 4 8,66 12 2 11,33 13 2 12,33 7 2 6,33 7 3 6,00 3 4 1,66 52 17 3 46,31 143,270 27 Asil Kayıt

00161 EZEL MASAL KIRLI 10 5 8,33 11 4 9,66 13 2 12,33 9 1 8,66 8 2 7,33 6 1 5,66 57 15 0 51,97 142,930 28 Asil Kayıt

00327 PINAR TOKGÖZ 10 5 8,33 10 2 9,33 14 1 13,66 10 0 10,00 6 4 4,66 3 2 2,33 53 14 5 48,31 142,270 29 Asil Kayıt

00222 KAAN ÖZTÜRK 10 5 8,33 11 2 10,33 13 2 12,33 8 2 7,33 6 4 4,66 6 1 5,66 54 16 2 48,64 141,610 30 Asil Kayıt

BERGAMALI KADRİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ KAYIT KABUL SINAV SONUÇ LİSTESİ
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00341 SEMANUR AKSOY 10 5 8,33 11 3 10,00 13 2 12,33 9 1 8,66 7 3 6,00 4 3 3,00 54 17 1 48,32 140,300 31 Asil Kayıt

00150 ESLEM NİDA TONBALAK 14 1 13,66 7 7 4,66 13 2 12,33 7 3 6,00 7 3 6,00 6 1 5,66 54 17 1 48,31 140,260 32 Asil Kayıt

00228 KEREM PAÇALI 9 4 7,66 9 1 8,66 14 1 13,66 10 0 10,00 6 4 4,66 6 1 5,66 54 11 7 50,30 140,240 33 Asil Kayıt

00390 ZEYNEP DOĞA GİRİCİ 9 6 7,00 11 2 10,33 13 2 12,33 9 0 9,00 8 2 7,33 5 2 4,33 55 14 3 50,32 139,300 34 Asil Kayıt

00166 FATMA NAZ İŞLEK 9 5 7,33 10 3 9,00 14 1 13,66 9 1 8,66 8 2 7,33 4 2 3,33 54 14 4 49,31 139,280 35 Asil Kayıt

00360 TARIK DÜNDAR 9 6 7,00 10 5 8,33 14 1 13,66 9 1 8,66 10 0 10,00 5 2 4,33 57 15 0 51,98 138,950 36 Asil Kayıt

00119 ELİF BALTA 11 2 10,33 8 5 6,33 14 1 13,66 8 2 7,33 8 2 7,33 4 3 3,00 53 15 4 47,98 138,940 37 Asil Kayıt

00346 SILA EVİN 11 4 9,66 9 5 7,33 14 1 13,66 9 1 8,66 5 5 3,33 5 2 4,33 53 18 1 46,97 138,920 38 Asil Kayıt

00009 AHMET EREN UZUN 8 5 6,33 12 3 11,00 13 1 12,66 7 1 6,66 7 1 6,66 5 1 4,66 52 12 8 47,97 137,940 39 Asil Kayıt

00342 SENA USLU 9 6 7,00 12 3 11,00 13 2 12,33 8 2 7,33 7 3 6,00 4 3 3,00 53 19 0 46,66 137,650 40 Asil Kayıt

00399 YİĞİT EGE TOPÇU 9 6 7,00 11 4 9,66 14 1 13,66 9 1 8,66 4 6 2,00 6 1 5,66 53 19 0 46,64 137,600 41 Yedek 1

00332 RÜZGAR HAKTAN ÇAKIR 9 6 7,00 10 3 9,00 14 1 13,66 8 2 7,33 7 3 6,00 5 1 4,66 53 16 3 47,65 136,630 42 Yedek 2

00400 HALE KIRGÖZ 8 7 5,66 12 3 11,00 13 2 12,33 8 2 7,33 7 3 6,00 7 0 7,00 55 17 0 49,32 136,290 43 Yedek 3

00273 MİNA DURAN 9 6 7,00 10 5 8,33 14 1 13,66 8 2 7,33 8 2 7,33 6 1 5,66 55 17 0 49,31 136,280 44 Yedek 4

00105 DURU KARATAŞ 9 6 7,00 10 3 9,00 14 1 13,66 8 1 7,66 7 2 6,33 4 2 3,33 52 15 5 46,98 135,960 45 Yedek 5

00032 AYBARS ŞAKRAKER 9 6 7,00 10 4 8,66 15 0 15,00 7 3 6,00 5 5 3,33 4 2 3,33 50 20 2 43,32 135,300 46 Yedek 6

00040 AYZA NAZ GEYİKLİ 9 6 7,00 9 1 8,66 14 1 13,66 9 1 8,66 6 4 4,66 5 1 4,66 52 14 6 47,30 135,260 47 Yedek 7

00316 ONUR BATU BİLEN 12 3 11,00 8 5 6,33 13 2 12,33 8 2 7,33 7 3 6,00 4 3 3,00 52 18 2 45,99 134,970 48 Yedek 8

00287 MUHAMMED SEYİT KARAÇ 8 4 6,66 10 2 9,33 14 1 13,66 9 0 9,00 6 4 4,66 3 2 2,33 50 13 9 45,64 134,590 49 Yedek 9

00216 İPEK ASYA ÖZTÜRK 9 6 7,00 10 2 9,33 13 2 12,33 9 1 8,66 9 1 8,66 3 4 1,66 53 16 3 47,64 133,620 50 Yedek 10

00133 EMİR KIVANÇ ÖZDEMİR 7 8 4,33 11 4 9,66 15 0 15,00 8 2 7,33 7 3 6,00 5 2 4,33 53 19 0 46,65 133,620 50 Yedek 11

00043 AZRA SİMAY GÜLTEKİN 13 2 12,33 7 8 4,33 13 2 12,33 8 2 7,33 8 2 7,33 4 3 3,00 53 19 0 46,65 133,620 50 Yedek 12

00218 İSMAİL KUTLU 9 6 7,00 10 4 8,66 13 2 12,33 9 1 8,66 8 2 7,33 6 1 5,66 55 16 1 49,64 133,610 53 Yedek 13

00233 KERİM TOPRAK UZUNER 7 8 4,33 12 3 11,00 14 1 13,66 9 1 8,66 7 3 6,00 3 3 2,00 52 19 1 45,65 132,620 54 Yedek 14

00253 MEHMETCAN AKKAN 9 6 7,00 10 3 9,00 13 2 12,33 9 1 8,66 7 3 6,00 5 2 4,33 53 17 2 47,32 132,310 55 Yedek 15

00082 CENNET IRMAK ÇETİN 10 5 8,33 9 2 8,33 13 2 12,33 8 2 7,33 6 4 4,66 4 3 3,00 50 18 4 43,98 130,950 56 Yedek 16

00171 FURKAN HAŞLAK 9 6 7,00 7 5 5,33 15 0 15,00 9 1 8,66 9 1 8,66 4 2 3,33 53 15 4 47,98 129,970 57 Yedek 17

00379 YİĞİT SATICI 7 8 4,33 12 3 11,00 13 2 12,33 7 3 6,00 9 1 8,66 5 2 4,33 53 19 0 46,65 129,630 58 Yedek 18

00367 VOLKAN YENTÜRK 8 7 5,66 10 3 9,00 13 2 12,33 10 0 10,00 7 3 6,00 6 1 5,66 54 16 2 48,65 129,620 59 Yedek 19

00282 MUHAMMED HUZEYFE BAŞ 8 7 5,66 10 5 8,33 14 1 13,66 10 0 10,00 8 2 7,33 3 4 1,66 53 19 0 46,64 129,590 60 Yedek 20

00122 ELİF KİRİŞ 8 7 5,66 9 3 8,00 14 1 13,66 9 1 8,66 8 2 7,33 4 3 3,00 52 17 3 46,31 128,270 61 Yedek 21

00352 SÜLEYMAN BİLGEN 8 7 5,66 10 1 9,66 14 1 13,66 7 1 6,66 6 3 5,00 2 4 0,66 47 17 8 41,30 128,240 62 Yedek 22

00324 ÖYKÜNAZ PALAZ 9 5 7,33 10 3 9,00 12 2 11,33 8 1 7,66 9 1 8,66 2 5 0,33 50 17 5 44,31 127,290 63 Yedek 23

00225 KAYRA YAPRAK 10 4 8,66 9 4 7,66 12 3 11,00 9 0 9,00 6 4 4,66 5 2 4,33 51 17 4 45,31 127,270 64 Yedek 24



00050 BERAT ALİ İSSİ 9 6 7,00 11 3 10,00 12 3 11,00 8 2 7,33 6 4 4,66 4 3 3,00 50 21 1 42,99 126,990 65 Yedek 25

00068 BUĞLEM İKRA KARCI 9 6 7,00 9 6 7,00 14 1 13,66 10 0 10,00 7 3 6,00 2 5 0,33 51 21 0 43,99 126,970 66 Yedek 26

00301 NEVRA PALA 10 5 8,33 9 6 7,00 13 2 12,33 8 2 7,33 8 2 7,33 3 4 1,66 51 21 0 43,98 126,960 67 Yedek 27

00077 BÜŞRA FİLEM 10 5 8,33 7 4 5,66 14 1 13,66 7 3 6,00 8 2 7,33 4 3 3,00 50 18 4 43,98 126,930 68 Yedek 28

00160 EYÜP SEFA KUŞ 8 7 5,66 11 4 9,66 13 2 12,33 9 1 8,66 7 3 6,00 3 4 1,66 51 21 0 43,97 126,920 69 Yedek 29

00008 AHMET EGEMEN TEMELLİ 7 8 4,33 10 3 9,00 14 1 13,66 9 1 8,66 8 2 7,33 3 3 2,00 51 18 3 44,98 125,950 70 Yedek 30

00017 ALPER TANIK 9 6 7,00 10 3 9,00 12 3 11,00 8 2 7,33 7 3 6,00 5 2 4,33 51 19 2 44,66 125,660 71 Yedek 31

00381 YUSUF EYMEN KURBAY 9 6 7,00 7 5 5,33 15 0 15,00 9 1 8,66 6 4 4,66 4 3 3,00 50 19 3 43,65 125,640 72 Yedek 32

00208 İBRAHİM ENES ÇAKIROĞ 12 3 11,00 8 7 5,66 12 3 11,00 8 2 7,33 5 5 3,33 5 2 4,33 50 22 0 42,65 125,630 73 Yedek 33

00128 ELİFNAZ DENİZ 9 6 7,00 8 7 5,66 14 1 13,66 9 1 8,66 8 2 7,33 5 2 4,33 53 19 0 46,64 125,600 74 Yedek 34

00296 MUZAFFER ENES ÇİDEM 7 8 4,33 11 4 9,66 12 3 11,00 10 0 10,00 10 0 10,00 5 2 4,33 55 17 0 49,32 124,290 75 Yedek 35

00028 ASUMAN YENEN 7 8 4,33 12 2 11,33 12 2 11,33 10 0 10,00 7 3 6,00 2 5 0,33 50 20 2 43,32 124,290 75 Yedek 36

00292 MUSA ERDEM YÜCETÜRK 8 7 5,66 12 3 11,00 11 4 9,66 10 0 10,00 8 2 7,33 3 4 1,66 52 20 0 45,31 124,270 77 Yedek 37

00344 SEVİM AYTAN 8 6 6,00 9 3 8,00 13 1 12,66 8 1 7,66 6 3 5,00 5 1 4,66 49 15 8 43,98 123,960 78 Yedek 38

00051 BERAY NUR OSKAN 9 3 8,00 9 3 8,00 12 3 11,00 7 3 6,00 7 3 6,00 4 3 3,00 48 18 6 42,00 123,000 79 Yedek 39

00240 KÜRŞAD AKBAŞ 8 3 7,00 8 1 7,66 12 2 11,33 8 1 7,66 6 0 6,00 5 1 4,66 47 8 17 44,31 122,280 80 Yedek 40

00108 ECRİN ADA AKDAĞ 9 6 7,00 9 5 7,33 13 2 12,33 8 2 7,33 6 4 4,66 4 2 3,33 49 21 2 41,98 121,960 81 Yedek 41

00380 YUSUF EMİN SEVİCİ 10 5 8,33 9 6 7,00 12 3 11,00 9 1 8,66 7 3 6,00 3 4 1,66 50 22 0 42,65 121,640 82 Yedek 42

00267 MERYEM BETÜL TÜRKOĞL 8 7 5,66 10 3 9,00 13 2 12,33 8 2 7,33 5 5 3,33 4 3 3,00 48 22 2 40,65 121,620 83 Yedek 43

00047 BELİNAY ÇINAROĞLU 10 5 8,33 10 5 8,33 12 3 11,00 7 3 6,00 6 4 4,66 0 1 -0,33 45 21 6 37,99 120,970 84 Yedek 44

00010 AHMET MİRAÇ UZUNER 7 7 4,66 9 4 7,66 14 1 13,66 9 1 8,66 7 2 6,33 3 3 2,00 49 18 5 42,97 120,910 85 Yedek 45

00322 ÖMER EFE AKGÜN 9 6 7,00 7 2 6,33 14 1 13,66 7 3 6,00 6 3 5,00 2 1 1,66 45 16 11 39,65 120,620 86 Yedek 46

00387 ZEREN POLAT 7 8 4,33 10 5 8,33 13 2 12,33 8 2 7,33 9 1 8,66 5 2 4,33 52 20 0 45,31 120,280 87 Yedek 47

00307 NİSA NUR ÇAKIR 9 6 7,00 8 7 5,66 14 1 13,66 8 2 7,33 6 4 4,66 4 3 3,00 49 23 0 41,31 120,270 88 Yedek 48

00194 HİLAL CEREN ENGİN 9 5 7,33 8 7 5,66 13 2 12,33 8 2 7,33 7 3 6,00 6 1 5,66 51 20 1 44,31 120,270 88 Yedek 49

00191 HATİCE BEYZA ÇETİNEL 10 5 8,33 8 7 5,66 13 2 12,33 8 2 7,33 6 4 4,66 4 3 3,00 49 23 0 41,31 120,270 88 Yedek 50

00145 ERVA MARZİYE DİNÇER 8 7 5,66 11 4 9,66 13 2 12,33 7 3 6,00 3 7 0,66 4 3 3,00 46 26 0 37,31 120,260 91 Yedek 51

00071 BURAK AKKAYA 11 3 10,00 7 6 5,00 13 2 12,33 7 3 6,00 5 2 4,33 0 0 0,00 43 16 13 37,66 119,650 92 Yedek 52

00348 SİMAY KARACA 7 6 5,00 9 2 8,33 13 1 12,66 9 1 8,66 7 2 6,33 1 2 0,33 46 14 12 41,31 119,280 93 Yedek 53

00214 İLHAMİ KAYALI 9 6 7,00 8 3 7,00 12 3 11,00 10 0 10,00 8 2 7,33 3 4 1,66 50 18 4 43,99 118,990 94 Yedek 54

00066 BEYZA YAYLA 10 4 8,66 6 7 3,66 13 2 12,33 7 3 6,00 9 1 8,66 6 1 5,66 51 18 3 44,97 118,920 95 Yedek 55

00278 MUHAMMED AKKUL 9 6 7,00 11 3 10,00 10 5 8,33 8 2 7,33 7 3 6,00 4 3 3,00 49 22 1 41,66 117,650 96 Yedek 56

00300 NERMİN PAMUK 10 5 8,33 8 7 5,66 12 3 11,00 9 1 8,66 7 3 6,00 4 3 3,00 50 22 0 42,65 117,620 97 Yedek 57

00169 FEYZA İREM ULUS 14 1 13,66 6 8 3,33 11 4 9,66 7 3 6,00 7 3 6,00 1 6 -1,00 46 25 1 37,65 117,600 98 Yedek 58



00006 AHMET AKİF AVCI 11 4 9,66 8 7 5,66 12 3 11,00 9 1 8,66 4 6 2,00 3 4 1,66 47 25 0 38,64 117,600 98 Yedek 59

00391 ZEYNEP ERVA İLKHAN 8 7 5,66 8 2 7,33 12 2 11,33 10 0 10,00 7 3 6,00 4 2 3,33 49 16 7 43,65 116,610 100 Yedek 60

00138 ENES HAMZA ATİK 9 5 7,33 9 3 8,00 11 4 9,66 9 0 9,00 7 3 6,00 2 5 0,33 47 20 5 40,32 115,290 101 Yedek 61

00213 İLAYDA UÇAR 7 7 4,66 10 3 9,00 13 2 12,33 6 4 4,66 5 5 3,33 4 2 3,33 45 23 4 37,31 115,280 102 Yedek 62

00037 AYŞE BUĞLEM ATEŞ 6 9 3,00 10 4 8,66 13 2 12,33 10 0 10,00 7 3 6,00 4 3 3,00 50 21 1 42,99 114,960 103 Yedek 63

00203 HÜSEYİN SALİH PALA 10 5 8,33 6 9 3,00 14 1 13,66 8 2 7,33 6 4 4,66 4 3 3,00 48 24 0 39,98 114,950 104 Yedek 64

00041 AZRA AKBULUT 7 8 4,33 8 7 5,66 15 0 15,00 7 3 6,00 8 2 7,33 3 4 1,66 48 24 0 39,98 114,950 104 Yedek 65

00265 MERT VURAL 8 7 5,66 7 5 5,33 14 1 13,66 8 2 7,33 7 3 6,00 4 3 3,00 48 21 3 40,98 114,930 106 Yedek 66

00165 FATMA CEYLİN ÇELİK 7 8 4,33 9 2 8,33 12 2 11,33 9 0 9,00 7 2 6,33 4 3 3,00 48 17 7 42,32 114,290 107 Yedek 67

00237 KUZEY ÖZBAY 7 8 4,33 10 5 8,33 12 3 11,00 8 2 7,33 9 1 8,66 4 3 3,00 50 22 0 42,65 113,630 108 Yedek 68

00184 HAMZAMERT ERSİN 11 4 9,66 6 6 4,00 12 3 11,00 7 3 6,00 8 2 7,33 3 4 1,66 47 22 3 39,65 113,630 108 Yedek 69

00362 TUĞRA ATASAGUN 7 8 4,33 12 3 11,00 11 4 9,66 7 3 6,00 7 3 6,00 3 4 1,66 47 25 0 38,65 113,620 110 Yedek 70

00087 ÇAĞAN DİRİK 9 6 7,00 10 5 8,33 11 4 9,66 8 2 7,33 6 4 4,66 3 4 1,66 47 25 0 38,64 113,610 111 Yedek 71

00219 İSMAİL SOKULGAN 7 8 4,33 9 6 7,00 14 1 13,66 7 3 6,00 7 3 6,00 2 5 0,33 46 26 0 37,32 112,290 112 Yedek 72

00007 AHMET ÇAĞAN KARAKUŞ 6 6 4,00 10 1 9,66 11 2 10,33 7 1 6,66 6 2 5,33 4 0 4,00 44 12 16 39,98 111,950 113 Yedek 73

00262 MERT ÇAKAL 9 6 7,00 7 8 4,33 14 1 13,66 8 2 7,33 5 5 3,33 2 3 1,00 45 25 2 36,65 111,620 114 Yedek 74

00305 NİLDA TUNCER 10 5 8,33 8 7 5,66 11 4 9,66 9 1 8,66 8 2 7,33 1 0 1,00 47 19 6 40,64 111,590 115 Yedek 75

00155 EYLÜL KOCUNMALI 10 5 8,33 6 3 5,00 12 2 11,33 8 2 7,33 6 4 4,66 2 4 0,66 44 20 8 37,31 111,290 116 Yedek 76

00070 BUKET ÇAVUŞOĞULLARI 8 7 5,66 5 5 3,33 15 0 15,00 9 0 9,00 4 6 2,00 5 2 4,33 46 20 6 39,32 111,290 116 Yedek 77

00230 KEREM TUTAR 8 5 6,33 5 3 4,00 13 2 12,33 10 0 10,00 7 3 6,00 5 2 4,33 48 15 9 42,99 110,970 118 Yedek 78

00117 ELA ERMİŞ 9 6 7,00 6 9 3,00 14 1 13,66 10 0 10,00 5 5 3,33 4 3 3,00 48 24 0 39,99 110,970 118 Yedek 79

00072 BURAK KOCA 7 4 5,66 7 3 6,00 13 2 12,33 8 2 7,33 8 2 7,33 1 2 0,33 44 15 13 38,98 110,950 120 Yedek 80

00136 EMİRHAN KAYA 8 7 5,66 7 7 4,66 14 1 13,66 7 3 6,00 7 3 6,00 4 3 3,00 47 24 1 38,98 110,920 121 Yedek 81

00368 YAĞIZ ATAK 8 7 5,66 7 7 4,66 14 1 13,66 8 1 7,66 6 4 4,66 3 4 1,66 46 24 2 37,96 109,900 122 Yedek 82

00383 YUSUF ÖNDER 6 9 3,00 10 5 8,33 13 2 12,33 7 3 6,00 7 3 6,00 4 3 3,00 47 25 0 38,66 109,640 123 Yedek 83

00036 AYŞE ASYA ALTAN 8 4 6,66 6 3 5,00 13 2 12,33 7 2 6,33 5 2 4,33 4 3 3,00 43 16 13 37,65 109,620 124 Yedek 84

00090 ÇAĞLAR ÇETİN 9 1 8,66 5 5 3,33 12 2 11,33 7 3 6,00 8 2 7,33 4 3 3,00 45 16 11 39,65 109,610 125 Yedek 85

00337 SARE PALA 8 7 5,66 8 7 5,66 13 2 12,33 6 4 4,66 6 4 4,66 6 1 5,66 47 25 0 38,63 109,580 126 Yedek 86

00299 NAZ IRMAK DİRİKOLU 7 8 4,33 7 7 4,66 14 1 13,66 9 1 8,66 6 4 4,66 6 1 5,66 49 22 1 41,63 109,580 126 Yedek 87

00098 DENİZ KOCAK 8 7 5,66 7 2 6,33 13 2 12,33 7 3 6,00 5 4 3,66 3 3 2,00 43 21 8 35,98 108,940 128 Yedek 88

00103 DURU ALBAYRAK 8 7 5,66 7 4 5,66 13 2 12,33 8 1 7,66 7 3 6,00 2 4 0,66 45 21 6 37,97 108,920 129 Yedek 89

00062 BETÜL SARIKUŞ 9 6 7,00 7 8 4,33 12 3 11,00 9 1 8,66 9 1 8,66 3 4 1,66 49 23 0 41,31 108,300 130 Yedek 90

00140 ERAY DOGAN 8 7 5,66 6 9 3,00 14 1 13,66 9 1 8,66 9 1 8,66 3 4 1,66 49 23 0 41,30 108,260 131 Yedek 91

00204 ILGIN SAĞLAM 8 7 5,66 9 4 7,66 11 3 10,00 8 1 7,66 6 4 4,66 3 2 2,33 45 21 6 37,97 107,930 132 Yedek 92



00366 VEYSEL YAKIN 9 6 7,00 7 3 6,00 10 5 8,33 10 0 10,00 8 1 7,66 4 0 4,00 48 15 9 42,99 106,980 133 Yedek 93

00003 ADA ERVA GÜVEN 7 8 4,33 9 2 8,33 12 3 11,00 7 3 6,00 7 3 6,00 1 2 0,33 43 21 8 35,99 106,970 134 Yedek 94

00343 SENA YUMRUTAŞ 10 4 8,66 4 6 2,00 13 2 12,33 9 0 9,00 6 2 5,33 2 4 0,66 44 18 10 37,98 106,950 135 Yedek 95

00044 BADE BAYAM 7 8 4,33 8 7 5,66 13 2 12,33 8 2 7,33 8 2 7,33 4 3 3,00 48 24 0 39,98 106,940 136 Yedek 96

00384 YUSUF UMUT BOZ 9 6 7,00 7 8 4,33 13 2 12,33 8 2 7,33 5 5 3,33 2 5 0,33 44 28 0 34,65 105,630 137 Yedek 97

00241 MASAL ÜLKÜ ŞAHAN 7 8 4,33 8 7 5,66 14 1 13,66 8 2 7,33 4 6 2,00 3 4 1,66 44 28 0 34,64 105,590 138 Yedek 98

00174 GÖLGESU PEKTAŞ 7 5 5,33 8 2 7,33 12 3 11,00 7 0 7,00 4 3 3,00 1 2 0,33 39 15 18 33,99 104,970 139 Yedek 99

00112 EFE ŞENGÜL 9 6 7,00 8 7 5,66 11 3 10,00 8 2 7,33 6 4 4,66 3 3 2,00 45 25 2 36,65 104,630 140 Yedek 100

00355 SÜMEYYE AYDIN 9 5 7,33 9 3 8,00 9 6 7,00 7 2 6,33 8 1 7,66 0 0 0,00 42 17 13 36,32 103,310 141 Yedek 101

00393 ZEYNEP KERİMAN ÇALIŞ 10 5 8,33 6 9 3,00 12 3 11,00 7 3 6,00 7 3 6,00 3 4 1,66 45 27 0 35,99 102,980 142 Yedek 102

00279 MUHAMMED BERA KILIÇ 8 7 5,66 7 6 5,00 12 3 11,00 10 0 10,00 8 2 7,33 1 6 -1,00 46 24 2 37,99 102,970 143 Yedek 103

00266 MERVE KESKİN 10 5 8,33 6 9 3,00 11 4 9,66 8 2 7,33 8 2 7,33 5 2 4,33 48 24 0 39,98 102,950 144 Yedek 104

00127 ELİF YILMAZ 9 6 7,00 8 7 5,66 11 4 9,66 7 3 6,00 7 3 6,00 3 4 1,66 45 27 0 35,98 102,940 145 Yedek 105

00351 SÜLEYMAN ARHAN AYDİN 7 8 4,33 7 6 5,00 13 2 12,33 9 1 8,66 7 3 6,00 2 5 0,33 45 25 2 36,65 101,630 146 Yedek 106

00304 NİHAN İNAN 8 7 5,66 7 8 4,33 12 3 11,00 7 3 6,00 9 1 8,66 4 3 3,00 47 25 0 38,65 101,620 147 Yedek 107

00020 ALPEREN KARA 7 8 4,33 8 7 5,66 13 2 12,33 8 2 7,33 5 5 3,33 3 4 1,66 44 28 0 34,64 101,600 148 Yedek 108

00234 KIYMET BERRA KURT 8 7 5,66 4 6 2,00 14 0 14,00 8 2 7,33 4 5 2,33 5 1 4,66 43 21 8 35,98 100,960 149 Yedek 109

00248 MEHMET EMİR KONUR 8 7 5,66 7 5 5,33 11 4 9,66 8 0 8,00 8 2 7,33 4 3 3,00 46 21 5 38,98 100,930 150 Yedek 110

00110 EDA BOZKAYA 5 7 2,66 9 1 8,66 11 4 9,66 8 0 8,00 7 2 6,33 3 2 2,33 43 16 13 37,64 100,580 151 Yedek 111

00326 PELİN DİLSİZ 6 9 3,00 9 6 7,00 11 4 9,66 9 1 8,66 9 1 8,66 5 2 4,33 49 23 0 41,31 100,290 152 Yedek 112

00096 DEMİR İSEN 8 7 5,66 8 7 5,66 11 4 9,66 8 2 7,33 9 1 8,66 2 5 0,33 46 26 0 37,30 100,240 153 Yedek 113

00345 SEZEN ECRİN GİRGİN 9 4 7,66 5 4 3,66 12 2 11,33 6 2 5,33 4 5 2,33 2 4 0,66 38 21 13 30,97 98,920 154 Yedek 114

00018 ALPEREN DURMAZ 8 7 5,66 8 7 5,66 11 4 9,66 7 3 6,00 8 2 7,33 3 4 1,66 45 27 0 35,97 98,910 155 Yedek 115

00168 FEYZA ÇELEN 9 6 7,00 6 6 4,00 10 5 8,33 9 1 8,66 8 2 7,33 5 2 4,33 47 22 3 39,65 97,640 156 Yedek 116

00111 EDA ZİYAN 6 7 3,66 9 6 7,00 12 3 11,00 6 3 5,00 3 4 1,66 5 2 4,33 41 25 6 32,65 97,630 157 Yedek 117

00187 HASAN ALİ KARA 10 5 8,33 5 10 1,66 12 3 11,00 7 3 6,00 7 3 6,00 3 4 1,66 44 28 0 34,65 97,620 158 Yedek 118

00175 GÖRKEM ÇALIK 7 8 4,33 7 8 4,33 13 2 12,33 7 3 6,00 6 4 4,66 4 3 3,00 44 28 0 34,65 97,620 158 Yedek 119

00109 ECRİN AKBABA 10 5 8,33 5 9 2,00 11 4 9,66 7 3 6,00 9 1 8,66 4 3 3,00 46 25 1 37,65 97,620 158 Yedek 120

00247 MEHMET EFE KURT 3 10 -0,33 10 3 9,00 13 2 12,33 9 1 8,66 4 4 2,66 3 4 1,66 42 24 6 33,98 96,980 161 Yedek 121

00320 ÖMER ASAF HALDIZ 9 4 7,66 3 2 2,33 11 3 10,00 10 0 10,00 6 2 5,33 2 2 1,33 41 13 18 36,65 96,620 162 Yedek 122

00125 ELİF SENA AÇIKGÖZ 12 3 11,00 6 9 3,00 10 5 8,33 8 2 7,33 4 6 2,00 0 7 -2,33 40 32 0 29,33 96,320 163 Yedek 123

00170 FURKAN BODUR 9 6 7,00 6 9 3,00 11 4 9,66 8 2 7,33 7 3 6,00 5 2 4,33 46 26 0 37,32 96,300 164 Yedek 124

00141 ERDOĞAN ORUÇ SANCAR 5 10 1,66 9 6 7,00 12 3 11,00 9 1 8,66 7 3 6,00 4 3 3,00 46 26 0 37,32 96,300 164 Yedek 125

00086 CEYLİN GÜNGÖR 5 10 1,66 8 6 6,00 14 1 13,66 7 3 6,00 4 6 2,00 4 3 3,00 42 29 1 32,32 96,280 166 Yedek 126



00079 BÜŞRA ÖZCAN 9 4 7,66 7 5 5,33 10 5 8,33 7 3 6,00 7 3 6,00 1 6 -1,00 41 26 5 32,32 96,280 166 Yedek 127

00026 ASIM EKREM YILDIRIM 7 8 4,33 8 7 5,66 12 3 11,00 6 4 4,66 7 3 6,00 3 4 1,66 43 29 0 33,31 96,280 166 Yedek 128

00378 YİĞİT NAFİ ÖZYEŞİL 5 10 1,66 7 4 5,66 13 2 12,33 8 1 7,66 4 4 2,66 7 0 7,00 44 21 7 36,97 95,920 169 Yedek 129

00069 BUĞLEM NAZLI IŞIK 7 8 4,33 8 5 6,33 11 4 9,66 7 1 6,66 6 4 4,66 4 3 3,00 43 25 4 34,64 95,600 170 Yedek 130

00340 SELMA ÖZCAN 7 7 4,66 9 4 7,66 10 5 8,33 7 2 6,33 7 3 6,00 2 5 0,33 42 26 4 33,31 95,260 171 Yedek 131

00178 GÜLSÜM ECRİN ÇOBAN 7 7 4,66 4 7 1,66 14 1 13,66 8 2 7,33 5 4 3,66 5 2 4,33 43 23 6 35,30 95,240 172 Yedek 132

00335 SALİH KARIŞMAZ 6 9 3,00 9 6 7,00 11 4 9,66 9 1 8,66 7 3 6,00 3 4 1,66 45 27 0 35,98 94,960 173 Yedek 133

00308 NİSA NUR FİL 8 7 5,66 6 8 3,33 12 3 11,00 8 2 7,33 6 4 4,66 4 3 3,00 44 27 1 34,98 94,950 174 Yedek 134

00239 KÜBRA AKBAŞ 8 7 5,66 7 8 4,33 12 3 11,00 7 3 6,00 6 4 4,66 2 5 0,33 42 30 0 31,98 94,950 174 Yedek 135

00167 FATMANUR KARAMAN 5 10 1,66 9 6 7,00 13 2 12,33 8 2 7,33 6 4 4,66 1 6 -1,00 42 30 0 31,98 94,950 174 Yedek 136

00157 EYMEN ADIGÜZEL 10 5 8,33 6 9 3,00 11 4 9,66 9 1 8,66 3 7 0,66 3 4 1,66 42 30 0 31,97 94,940 177 Yedek 137

00053 BEREN KARACAN 6 7 3,66 7 7 4,66 12 2 11,33 10 0 10,00 6 4 4,66 1 1 0,66 42 21 9 34,97 93,920 178 Yedek 138

00257 MELİS ANIŞ 9 6 7,00 6 9 3,00 11 4 9,66 7 3 6,00 8 2 7,33 3 4 1,66 44 28 0 34,65 93,630 179 Yedek 139

00263 MERT KAYRA ÇİÇEK 8 7 5,66 7 8 4,33 12 3 11,00 8 2 7,33 4 6 2,00 2 5 0,33 41 31 0 30,65 93,620 180 Yedek 140

00124 ELİF SELEN GÜNDOĞAN 9 6 7,00 4 11 0,33 13 1 12,66 8 2 7,33 7 3 6,00 2 5 0,33 43 28 1 33,65 93,620 180 Yedek 141

00016 ALP PAYDAŞ 5 10 1,66 10 5 8,33 11 4 9,66 8 2 7,33 6 4 4,66 3 3 2,00 43 28 1 33,64 92,590 182 Yedek 142

00392 ZEYNEP FERHAN İLGEN 8 7 5,66 6 9 3,00 12 3 11,00 10 0 10,00 6 4 4,66 1 6 -1,00 43 29 0 33,32 92,300 183 Yedek 143

00104 DURU İŞLEK 3 12 -1,00 8 3 7,00 14 1 13,66 7 2 6,33 6 2 5,33 3 3 2,00 41 23 8 33,32 92,300 183 Yedek 144

00055 BERİL IŞIKTABAK 8 7 5,66 6 9 3,00 12 3 11,00 7 3 6,00 8 2 7,33 2 5 0,33 43 29 0 33,32 92,300 183 Yedek 145

00333 SADIK ÖZUYSAL 7 8 4,33 7 8 4,33 13 2 12,33 6 4 4,66 7 3 6,00 0 7 -2,33 40 32 0 29,32 92,290 186 Yedek 146

00084 CEYHUN ENES KARACA 4 11 0,33 8 6 6,00 14 1 13,66 8 2 7,33 5 5 3,33 3 4 1,66 42 29 1 32,31 92,280 187 Yedek 147

00029 ASYA CIVLAN 6 9 3,00 8 5 6,33 11 3 10,00 8 1 7,66 5 5 3,33 4 2 3,33 42 25 5 33,65 91,640 188 Yedek 148

00353 SÜLEYMAN KAĞAN ÇELİK 4 11 0,33 10 5 8,33 13 2 12,33 9 1 8,66 2 7 -0,33 1 5 -0,66 39 31 2 28,66 91,630 189 Yedek 149

00374 YAREN SEKREK 7 8 4,33 4 5 2,33 14 1 13,66 9 1 8,66 2 1 1,66 0 0 0,00 36 16 20 30,64 91,600 190 Yedek 150

00023 ANIL TALHA SUMER 6 9 3,00 8 5 6,33 12 3 11,00 7 3 6,00 5 5 3,33 2 5 0,33 40 30 2 29,99 90,980 191 Yedek 151

00336 SAMET ATEŞ 5 10 1,66 9 6 7,00 11 4 9,66 8 2 7,33 8 2 7,33 4 3 3,00 45 27 0 35,98 90,940 192 Yedek 152

00314 NURİ EFE İPEK 9 6 7,00 6 4 4,66 10 3 9,00 7 2 6,33 0 0 0,00 2 1 1,66 34 16 22 28,65 90,630 193 Yedek 153

00386 YUSUF YAĞIZ YALÇIN 7 8 4,33 6 7 3,66 12 3 11,00 7 3 6,00 6 3 5,00 4 2 3,33 42 26 4 33,32 90,290 194 Yedek 154

00303 NİDA UYSAL 8 4 6,66 4 7 1,66 12 3 11,00 9 1 8,66 2 2 1,33 4 3 3,00 39 20 13 32,31 90,270 195 Yedek 155

00382 YUSUF KALKAN 4 10 0,66 7 3 6,00 12 3 11,00 8 2 7,33 8 2 7,33 5 2 4,33 44 22 6 36,65 89,630 196 Yedek 156

00212 İLAYDA DEMİR 9 6 7,00 6 9 3,00 11 4 9,66 7 3 6,00 6 4 4,66 2 5 0,33 41 31 0 30,65 89,630 196 Yedek 157

00022 ALYA OKYAY 7 8 4,33 6 9 3,00 13 2 12,33 5 5 3,33 7 3 6,00 3 4 1,66 41 31 0 30,65 89,630 196 Yedek 158

00354 SÜMBÜL ÖZEN 9 5 7,33 6 8 3,33 10 5 8,33 8 2 7,33 6 4 4,66 3 4 1,66 42 28 2 32,64 89,610 199 Yedek 159

00144 ERVA DURU CAN 7 8 4,33 5 4 3,66 11 4 9,66 8 1 7,66 8 2 7,33 4 3 3,00 43 22 7 35,64 88,590 200 Yedek 160



00092 ÇINAR ŞEN 9 6 7,00 6 9 3,00 11 4 9,66 8 2 7,33 2 8 -0,66 4 3 3,00 40 32 0 29,33 88,310 201 Yedek 161

00106 DURU OLÇAY 9 6 7,00 7 8 4,33 10 5 8,33 6 4 4,66 6 4 4,66 2 5 0,33 40 32 0 29,31 88,290 202 Yedek 162

00078 BÜŞRA KIZANLIK 8 7 5,66 5 3 4,00 10 5 8,33 9 1 8,66 7 3 6,00 3 4 1,66 42 23 7 34,31 88,280 203 Yedek 163

00038 AYŞE NİSA ÖZCAN 9 6 7,00 5 10 1,66 11 4 9,66 7 3 6,00 7 3 6,00 4 3 3,00 43 29 0 33,32 88,280 203 Yedek 164

00115 EGEMEN ŞIK 8 7 5,66 6 9 3,00 11 4 9,66 8 2 7,33 7 3 6,00 3 4 1,66 43 29 0 33,31 88,270 205 Yedek 165

00142 EREN KARAGÖZ 5 7 2,66 5 4 3,66 12 1 11,66 9 1 8,66 4 0 4,00 4 2 3,33 39 15 18 33,97 87,910 206 Yedek 166

00011 AKSEL ÇAKAR 7 7 4,66 6 7 3,66 11 4 9,66 8 2 7,33 8 1 7,66 2 5 0,33 42 26 4 33,30 87,240 207 Yedek 167

00369 YAĞIZ ÇAKIR 5 10 1,66 6 8 3,33 13 2 12,33 8 2 7,33 7 3 6,00 5 2 4,33 44 27 1 34,98 86,940 208 Yedek 168

00089 ÇAĞDAŞ ÇETİN 8 7 5,66 7 8 4,33 10 5 8,33 8 2 7,33 5 5 3,33 4 3 3,00 42 30 0 31,98 86,940 208 Yedek 169

00235 KUBİLAYHAN BAŞKURT 8 7 5,66 8 6 6,00 9 5 7,33 6 3 5,00 6 1 5,66 1 4 -0,33 38 26 8 29,32 86,290 210 Yedek 170

00356 ŞABAN  TİMÜÇİN KILIÇ 9 6 7,00 5 7 2,66 11 4 9,66 7 2 6,33 3 7 0,66 3 3 2,00 38 29 5 28,31 86,270 211 Yedek 171

00315 OĞUZHAN ALPARSLAN 6 9 3,00 8 7 5,66 11 4 9,66 7 3 6,00 6 4 4,66 3 3 2,00 41 30 1 30,98 85,940 212 Yedek 172

00039 AYTEN RAVZA TOKAT 6 9 3,00 9 6 7,00 10 5 8,33 8 2 7,33 6 4 4,66 2 5 0,33 41 31 0 30,65 85,640 213 Yedek 173

00401 OSMAN KARAGÖZ 8 7 5,66 5 9 2,00 11 4 9,66 10 0 10,00 5 5 3,33 4 3 3,00 43 28 1 33,65 85,610 214 Yedek 174

00388 ZEYNEP ARAZ 6 9 3,00 8 7 5,66 11 4 9,66 9 1 8,66 4 6 2,00 3 4 1,66 41 31 0 30,64 85,600 215 Yedek 175

00244 MEHMET ALİ AVCİ 9 5 7,33 5 4 3,66 9 5 7,33 7 2 6,33 7 3 6,00 1 5 -0,66 38 24 10 29,99 84,950 216 Yedek 176

00268 MERYEM SENA ANT 7 8 4,33 4 10 0,66 13 2 12,33 10 0 10,00 6 3 5,00 2 5 0,33 42 28 2 32,65 84,610 217 Yedek 177

00183 HAMZA SUR 7 7 4,66 8 5 6,33 11 4 9,66 2 0 2,00 0 0 0,00 0 0 0,00 28 16 28 22,65 84,600 218 Yedek 178

00199 HUZEYFE YILDIRIM NAĞ 6 9 3,00 5 10 1,66 13 2 12,33 7 3 6,00 8 2 7,33 4 3 3,00 43 29 0 33,32 84,290 219 Yedek 179

00151 ESMANUR TUNCAN 9 6 7,00 5 10 1,66 11 4 9,66 7 3 6,00 7 3 6,00 1 6 -1,00 40 32 0 29,32 84,280 220 Yedek 180

00227 KEREM KİRTE 6 8 3,33 6 7 3,66 11 4 9,66 7 3 6,00 9 1 8,66 3 2 2,33 42 25 5 33,64 83,590 221 Yedek 181

00200 HÜSEYİN BAYLAN 8 4 6,66 2 10 -1,33 13 2 12,33 7 2 6,33 7 3 6,00 2 5 0,33 39 26 7 30,32 83,300 222 Yedek 182

00163 FATİH İNAN 6 9 3,00 6 8 3,33 12 3 11,00 7 3 6,00 8 2 7,33 2 5 0,33 41 30 1 30,99 82,980 223 Yedek 183

00118 ELA KARAYILAN 8 7 5,66 5 10 1,66 10 5 8,33 10 0 10,00 8 2 7,33 4 3 3,00 45 27 0 35,98 82,930 224 Yedek 184

00114 EGEMEN ENGİN 4 10 0,66 6 5 4,33 12 2 11,33 8 1 7,66 8 1 7,66 3 3 2,00 41 22 9 33,64 82,600 225 Yedek 185

00389 ZEYNEP AYDIN 6 9 3,00 2 5 0,33 13 2 12,33 8 2 7,33 8 1 7,66 5 1 4,66 42 20 10 35,31 82,290 226 Yedek 186

00102 DOĞUKAN AKTAŞ 8 6 6,00 3 8 0,33 13 2 12,33 7 3 6,00 4 6 2,00 1 5 -0,66 36 30 6 26,00 81,980 227 Yedek 187

00288 MUHAMMET EFEHAN ÖZGÜ 8 6 6,00 6 9 3,00 10 5 8,33 6 4 4,66 5 5 3,33 5 2 4,33 40 31 1 29,65 81,640 228 Yedek 188

00236 KUZEY GUDUCU 7 7 4,66 6 6 4,00 10 3 9,00 7 3 6,00 6 4 4,66 2 5 0,33 38 28 6 28,65 81,630 229 Yedek 189

00121 ELİF EYLÜL ŞEN 8 7 5,66 8 7 5,66 9 6 7,00 7 3 6,00 4 6 2,00 2 5 0,33 38 34 0 26,65 81,610 230 Yedek 190

00318 OSMAN KARLI 5 9 2,00 7 4 5,66 11 4 9,66 8 2 7,33 5 3 4,00 1 1 0,66 37 23 12 29,31 81,270 231 Yedek 191

00159 EYÜP CESUR CANOĞLU 6 8 3,33 6 9 3,00 12 3 11,00 7 3 6,00 6 4 4,66 0 2 -0,66 37 29 6 27,33 79,320 232 Yedek 192

00113 EFNA NALAN GENÇER 6 9 3,00 6 9 3,00 12 3 11,00 8 2 7,33 5 5 3,33 2 5 0,33 39 33 0 27,99 78,990 233 Yedek 193

00309 NİSA NUR TEKİN 7 8 4,33 6 9 3,00 11 4 9,66 6 4 4,66 6 4 4,66 3 4 1,66 39 33 0 27,97 78,940 234 Yedek 194



00031 ASYA SEVİNÇ 5 9 2,00 5 10 1,66 13 2 12,33 10 0 10,00 3 6 1,00 4 2 3,33 40 29 3 30,32 78,290 235 Yedek 195

00143 EREN SEZER 5 9 2,00 7 4 5,66 10 4 8,66 7 3 6,00 8 2 7,33 1 5 -0,66 38 27 7 28,99 77,950 236 Yedek 196

00164 FATMA CEYLİN ARAÇ 10 5 8,33 6 9 3,00 9 6 7,00 7 3 6,00 2 8 -0,66 1 6 -1,00 35 37 0 22,67 77,660 237 Yedek 197

00190 HASAN TANIR 5 10 1,66 7 8 4,33 12 3 11,00 7 3 6,00 5 5 3,33 2 5 0,33 38 34 0 26,65 77,620 238 Yedek 198

00272 MİHRİBAN KÖKLÜ 8 7 5,66 4 11 0,33 12 3 11,00 6 4 4,66 6 4 4,66 2 5 0,33 38 34 0 26,64 77,610 239 Yedek 199

00156 EYLÜL YILMAZ 8 7 5,66 5 10 1,66 10 4 8,66 7 2 6,33 7 3 6,00 2 4 0,66 39 30 3 28,97 76,910 240 Yedek 200

00015 ALİOSMAN TAHA KUZU 8 6 6,00 6 8 3,33 9 5 7,33 8 1 7,66 3 7 0,66 3 4 1,66 37 31 4 26,64 76,620 241 Yedek 201

00019 ALPEREN EFE YEŞİLLER 7 8 4,33 4 11 0,33 13 2 12,33 8 2 7,33 4 6 2,00 1 6 -1,00 37 35 0 25,32 76,290 242 Yedek 202

00097 DENİZ ALYA TUNA 7 8 4,33 6 9 3,00 11 4 9,66 6 4 4,66 5 5 3,33 2 5 0,33 37 35 0 25,31 76,280 243 Yedek 203

00302 NİDA SU GÜNERİ 6 8 3,33 3 8 0,33 12 2 11,33 8 1 7,66 9 1 8,66 1 4 -0,33 39 24 9 30,98 75,950 244 Yedek 204

00285 MUHAMMED MUSTAFA GAF 8 7 5,66 0 0 0,00 10 2 9,33 9 1 8,66 6 4 4,66 3 1 2,66 36 15 21 30,97 75,940 245 Yedek 205

00198 HUZEYFE IHSAN KARAKA 8 6 6,00 4 7 1,66 9 6 7,00 7 2 6,33 8 2 7,33 4 2 3,33 40 25 7 31,65 75,630 246 Yedek 206

00088 ÇAĞAN EGE ATİK 8 7 5,66 9 6 7,00 7 8 4,33 7 3 6,00 4 6 2,00 1 6 -1,00 36 36 0 23,99 74,960 247 Yedek 207

00181 HAMİDE YILDIZ 9 5 7,33 3 5 1,33 11 4 9,66 5 5 3,33 1 8 -1,66 1 4 -0,33 30 31 11 19,66 74,620 248 Yedek 208

00397 ZEYNEP ÖZCEYLAN 8 7 5,66 5 7 2,66 9 6 7,00 7 3 6,00 7 2 6,33 2 4 0,66 38 29 5 28,31 74,270 249 Yedek 209

00172 GAZİ BİLGİSEVEN 4 11 0,33 7 3 6,00 10 5 8,33 9 1 8,66 6 3 5,00 3 4 1,66 39 27 6 29,98 73,960 250 Yedek 210

00057 BERKANT ONUR 9 5 7,33 4 8 1,33 10 4 8,66 7 3 6,00 3 7 0,66 0 6 -2,00 33 33 6 21,98 73,940 251 Yedek 211

00132 EMİR KAHRAMAN 7 8 4,33 6 9 3,00 9 6 7,00 8 2 7,33 7 3 6,00 4 3 3,00 41 31 0 30,66 73,650 252 Yedek 212

00033 AYSE TUAL KESGİN 7 8 4,33 4 10 0,66 12 3 11,00 7 3 6,00 5 5 3,33 0 0 0,00 35 29 8 25,32 73,290 253 Yedek 213

00081 CEMRE NAZ ÇAKIR 7 8 4,33 3 11 -0,66 12 3 11,00 8 2 7,33 6 4 4,66 3 4 1,66 39 32 1 28,32 72,330 254 Yedek 214

00013 ALİ BUGA 8 5 6,33 8 2 7,33 4 1 3,66 3 0 3,00 1 1 0,66 1 5 -0,66 25 14 33 20,32 72,280 255 Yedek 215

00310 NİSA ÖZDAŞ 5 5 3,33 1 2 0,33 12 1 11,66 10 0 10,00 1 0 1,00 0 1 -0,33 29 9 34 25,99 71,950 256 Yedek 216

00297 MÜNEVVER NUR SAVAŞ 7 7 4,66 6 9 3,00 9 5 7,33 8 1 7,66 5 4 3,66 2 4 0,66 37 30 5 26,97 71,940 257 Yedek 217

00358 ŞEVVAL GÖZKAYA 9 6 7,00 1 4 -0,33 9 5 7,33 7 1 6,66 8 2 7,33 2 2 1,33 36 20 16 29,32 71,320 258 Yedek 218

00334 SAHRA DURU SEZGİN 9 6 7,00 3 12 -1,00 10 5 8,33 7 3 6,00 7 3 6,00 3 4 1,66 39 33 0 27,99 70,980 259 Yedek 219

00080 CEMRE ÇOBAN 6 7 3,66 5 8 2,33 10 3 9,00 5 3 4,00 5 1 4,66 3 2 2,33 34 24 14 25,98 70,950 260 Yedek 220

00094 DAMLA DEMİRCİ 9 6 7,00 3 12 -1,00 10 5 8,33 8 2 7,33 6 4 4,66 2 5 0,33 38 34 0 26,65 69,640 261 Yedek 221

00215 İLYAS ALTINDİ 5 10 1,66 5 10 1,66 12 3 11,00 8 2 7,33 5 5 3,33 3 4 1,66 38 34 0 26,64 69,600 262 Yedek 222

00298 NACİ DOYRANLI 6 9 3,00 5 7 2,66 10 3 9,00 7 3 6,00 5 4 3,66 2 5 0,33 35 31 6 24,65 68,630 263 Yedek 223

00153 EŞREF DURAN 5 10 1,66 5 9 2,00 12 3 11,00 7 3 6,00 3 7 0,66 3 4 1,66 35 36 1 22,98 66,960 264 Yedek 224

00034 AYSİMA DENLİ 6 9 3,00 6 7 3,66 9 4 7,66 5 4 3,66 6 2 5,33 0 0 0,00 32 26 14 23,31 66,270 265 Yedek 225

00283 MUHAMMED İSMAİL KULA 5 5 3,33 1 1 0,66 9 2 8,33 6 1 5,66 8 2 7,33 4 1 3,66 33 12 27 28,97 65,930 266 Yedek 226

00250 MEHMET ENES BUĞDAYCI 5 7 2,66 6 7 3,66 8 7 5,66 6 1 5,66 9 1 8,66 4 3 3,00 38 26 8 29,30 65,240 267 Yedek 227

00046 BELİNAY BALABAN 9 6 7,00 3 9 0,00 8 7 5,66 7 3 6,00 7 3 6,00 3 4 1,66 37 32 3 26,32 64,300 268 Yedek 228



00012 ALEYNA ÜNSAL 6 9 3,00 5 8 2,33 10 5 8,33 8 2 7,33 5 5 3,33 1 6 -1,00 35 35 2 23,32 64,300 268 Yedek 229

00361 TUANA ERPULAT 4 11 0,33 6 9 3,00 11 4 9,66 7 3 6,00 6 4 4,66 3 4 1,66 37 35 0 25,31 64,280 270 Yedek 230

00148 ESİNNUR SEZER 8 7 5,66 5 9 2,00 9 6 7,00 4 6 2,00 4 6 2,00 2 5 0,33 32 39 1 18,99 62,970 271 Yedek 231

00372 YAĞMUR CANBULAT 6 9 3,00 7 8 4,33 7 8 4,33 8 2 7,33 8 2 7,33 3 4 1,66 39 33 0 27,98 62,960 272 Yedek 232

00363 UKBANUR ÇETİN 5 10 1,66 7 8 4,33 9 6 7,00 7 3 6,00 6 4 4,66 2 5 0,33 36 36 0 23,98 62,950 273 Yedek 233

00025 ARİFMETE USLU 5 10 1,66 8 7 5,66 9 6 7,00 7 3 6,00 2 8 -0,66 2 5 0,33 33 39 0 19,99 62,950 273 Yedek 234

00162 FATIMA ZEHRA SARI 6 9 3,00 6 9 3,00 8 7 5,66 9 1 8,66 6 4 4,66 3 4 1,66 38 34 0 26,64 61,620 275 Yedek 235

00001 ABDÜLKABİR GEYLANİ B 5 9 2,00 6 9 3,00 9 4 7,66 8 1 7,66 5 4 3,66 1 5 -0,66 34 32 6 23,32 61,300 276 Yedek 236

00002 AÇELYA DEMİRCİ 4 8 1,33 3 7 0,66 12 1 11,66 6 3 5,00 2 5 0,33 2 3 1,00 29 27 16 19,98 60,930 277 Yedek 237

00251 MEHMET EREN OLGÜN 5 10 1,66 6 7 3,66 10 5 8,33 5 4 3,66 4 6 2,00 2 4 0,66 32 36 4 19,97 60,920 278 Yedek 238

00357 ŞERİFE NUR ERDİ 8 7 5,66 2 11 -1,66 9 6 7,00 9 1 8,66 6 4 4,66 3 0 3,00 37 29 6 27,32 60,320 279 Yedek 239

00246 MEHMET ALİ YILDIZ 8 7 5,66 6 7 3,66 8 7 5,66 4 6 2,00 3 7 0,66 0 7 -2,33 29 41 2 15,31 60,250 280 Yedek 240

00021 ALPEREN SOYSAL 6 9 3,00 5 9 2,00 8 6 6,00 9 1 8,66 5 4 3,66 4 3 3,00 37 32 3 26,32 59,320 281 Yedek 241

00049 BELİNAY KIZIL 7 8 4,33 6 8 3,33 7 8 4,33 5 5 3,33 5 4 3,66 4 2 3,33 34 35 3 22,31 58,280 282 Yedek 242

00005 AG H BERK GÜNDOĞDU 4 6 2,00 3 3 2,00 10 2 9,33 5 4 3,66 3 4 1,66 0 3 -1,00 25 22 25 17,65 57,640 283 Yedek 243

00076 BÜLENT KOÇ 7 8 4,33 3 9 0,00 11 4 9,66 6 3 5,00 0 9 -3,00 1 4 -0,33 28 37 7 15,66 57,630 284 Yedek 244

00073 BURCU DEDE 6 9 3,00 4 11 0,33 10 5 8,33 8 2 7,33 4 6 2,00 3 4 1,66 35 37 0 22,65 57,630 284 Yedek 245

00014 ALİ KAYA 11 4 9,66 2 13 -2,33 7 8 4,33 8 2 7,33 5 5 3,33 2 5 0,33 35 37 0 22,65 57,630 284 Yedek 246

00226 KEREM DAĞ 5 8 2,33 3 5 1,33 9 4 7,66 7 2 6,33 4 3 3,00 4 3 3,00 32 25 15 23,65 57,610 287 Yedek 247

00131 EMİR GÜRKAN 5 8 2,33 4 10 0,66 11 4 9,66 7 3 6,00 4 6 2,00 1 6 -1,00 32 37 3 19,65 57,600 288 Yedek 248

00064 BEYZA NUR 9 6 7,00 5 10 1,66 6 9 3,00 6 4 4,66 3 7 0,66 3 4 1,66 32 40 0 18,64 53,620 289 Yedek 249

00035 AYSİMA KOCADAĞ 7 7 4,66 5 7 2,66 6 9 3,00 8 2 7,33 4 6 2,00 3 4 1,66 33 35 4 21,31 52,270 290 Yedek 250

00188 HASAN BAYLAN 1 13 -3,33 8 7 5,66 10 5 8,33 8 2 7,33 4 5 2,33 1 6 -1,00 32 38 2 19,32 51,300 291 Yedek 251

00030 ASYA GÜDÜCÜ 5 10 1,66 3 11 -0,66 11 4 9,66 6 3 5,00 4 6 2,00 3 4 1,66 32 38 2 19,32 51,300 291 Yedek 252

00197 HULİSİ EREN ŞEN 5 10 1,66 7 8 4,33 7 7 4,66 6 3 5,00 4 6 2,00 3 4 1,66 32 38 2 19,31 51,260 293 Yedek 253

00116 ELA DEMİRBİLEK 6 9 3,00 5 10 1,66 8 7 5,66 7 3 6,00 4 6 2,00 3 4 1,66 33 39 0 19,98 50,940 294 Yedek 254

00182 HAMİYET ESMA KAÇAR 6 9 3,00 2 13 -2,33 10 5 8,33 7 3 6,00 9 1 8,66 1 6 -1,00 35 37 0 22,66 49,660 295 Yedek 255

00135 EMİRCAN ERİK 6 9 3,00 3 12 -1,00 9 6 7,00 8 2 7,33 7 3 6,00 2 5 0,33 35 37 0 22,66 49,660 295 Yedek 256

00193 HEYBET KILIÇ 4 11 0,33 6 9 3,00 8 7 5,66 7 3 6,00 8 2 7,33 2 5 0,33 35 37 0 22,65 49,620 297 Yedek 257

00328 POYRAZ BİLİŞİK 3 6 1,00 0 0 0,00 9 1 8,66 4 3 3,00 6 2 5,33 3 3 2,00 25 15 32 19,99 48,970 298 Yedek 258

00100 DERİN KÖYBAŞI 4 9 1,00 4 7 1,66 9 5 7,33 5 4 3,66 5 5 3,33 3 3 2,00 30 33 9 18,98 48,950 299 Yedek 259

00377 YAVUZ SELİM UÇAR 7 8 4,33 6 9 3,00 6 9 3,00 7 3 6,00 4 6 2,00 1 6 -1,00 31 41 0 17,33 48,320 300 Yedek 260

00065 BEYZA ÖRNEK 1 12 -3,00 7 8 4,33 11 4 9,66 5 5 3,33 5 5 3,33 0 7 -2,33 29 41 2 15,32 48,290 301 Yedek 261

00004 ADEM SIĞIRTMAÇ 6 9 3,00 3 12 -1,00 8 7 5,66 7 3 6,00 7 2 6,33 5 1 4,66 36 34 2 24,65 47,630 302 Yedek 262



00294 MUSTAFA MUSAB ANIŞ 6 8 3,33 6 9 3,00 6 9 3,00 7 3 6,00 6 4 4,66 1 6 -1,00 32 39 1 18,99 46,980 303 Yedek 263

00295 MUSTAFAHAN KAYA 5 10 1,66 2 6 0,00 8 7 5,66 8 2 7,33 6 4 4,66 5 2 4,33 34 31 7 23,64 45,600 304 Yedek 264

00179 GÜNEY KALMIŞ 5 7 2,66 4 9 1,00 8 7 5,66 6 4 4,66 3 7 0,66 1 6 -1,00 27 40 5 13,64 41,600 305 Yedek 265

00129 EMİN CANDAN 8 7 5,66 1 12 -3,00 8 7 5,66 9 1 8,66 2 5 0,33 1 6 -1,00 29 38 5 16,31 41,270 306 Yedek 266

00126 ELİF TUFAN 6 9 3,00 3 12 -1,00 8 7 5,66 6 4 4,66 4 6 2,00 3 4 1,66 30 42 0 15,98 38,960 307 Yedek 267

00220 İSMET EREN İNGENÇ 5 10 1,66 2 13 -2,33 11 4 9,66 4 6 2,00 3 7 0,66 2 5 0,33 27 45 0 11,98 38,950 308 Yedek 268

00158 EYMEN YILDIZ 7 8 4,33 5 8 2,33 3 0 3,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 15 16 41 9,66 38,640 309 Yedek 269

00329 RECEP EFE 2 13 -2,33 4 9 1,00 10 5 8,33 6 3 5,00 4 4 2,66 3 2 2,33 29 36 7 16,99 37,990 310 Yedek 270

00195 HİLAL SARI 4 11 0,33 5 10 1,66 8 7 5,66 5 5 3,33 5 5 3,33 2 5 0,33 29 43 0 14,64 37,590 311 Yedek 271

00147 ERVA SEMİZ 6 9 3,00 3 12 -1,00 7 8 4,33 8 2 7,33 4 6 2,00 2 5 0,33 30 42 0 15,99 34,980 312 Yedek 272

00058 BERRA GİDER 5 9 2,00 4 8 1,33 6 6 4,00 6 1 5,66 1 7 -1,33 2 2 1,33 24 33 15 12,99 34,980 312 Yedek 273

00319 OSMAN MERT MERMER 5 10 1,66 7 7 4,66 6 9 3,00 2 8 -0,66 0 6 -2,00 2 5 0,33 22 45 5 6,99 34,950 314 Yedek 274

00245 MEHMET ALİ KARA 7 5 5,33 4 10 0,66 4 5 2,33 1 8 -1,66 2 6 0,00 3 4 1,66 21 38 13 8,32 33,280 315 Yedek 275

00060 BERRİN AY ŞARLI 9 5 7,33 2 8 -0,66 4 11 0,33 6 4 4,66 4 5 2,33 0 6 -2,00 25 39 8 11,99 32,990 316 Yedek 276

00289 MUHAMMET MELİH TEZEL 3 12 -1,00 6 9 3,00 8 7 5,66 2 8 -0,66 4 6 2,00 1 6 -1,00 24 48 0 8,00 30,980 317 Yedek 277

00254 MELEK ÇAKIR 4 11 0,33 5 10 1,66 7 7 4,66 2 7 -0,33 4 5 2,33 3 3 2,00 25 43 4 10,65 30,600 318 Yedek 278

00093 DAMLA BEKCİ 6 9 3,00 3 12 -1,00 7 8 4,33 5 5 3,33 3 7 0,66 2 5 0,33 26 46 0 10,65 29,640 319 Yedek 279

00217 İPEK KOCABIYIK 6 9 3,00 4 11 0,33 6 8 3,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 1 3 0,00 22 46 4 6,66 26,640 320 Yedek 280

00330 RECEP UMUT ULUS 1 12 -3,00 3 7 0,66 9 5 7,33 5 5 3,33 4 5 2,33 2 5 0,33 24 39 9 10,98 25,950 321 Yedek 281

00306 NİLSU BULUT 4 11 0,33 3 12 -1,00 8 7 5,66 5 5 3,33 4 6 2,00 1 6 -1,00 25 47 0 9,32 24,290 322 Yedek 282

00123 ELİF NAZ DERELİ 4 11 0,33 2 13 -2,33 9 6 7,00 2 8 -0,66 5 4 3,66 2 4 0,66 24 46 2 8,66 23,660 323 Yedek 283

00209 İBRAHİM ETHEM KÖKEN 1 14 -3,66 5 10 1,66 9 6 7,00 6 4 4,66 0 10 -3,33 3 4 1,66 24 48 0 7,99 22,990 324 Yedek 284

00364 UMUT KÜÇÜK 6 9 3,00 3 11 -0,66 4 11 0,33 3 7 0,66 9 1 8,66 3 4 1,66 28 43 1 13,65 21,660 325 Yedek 285

00196 HİRANUR KAHYAOĞLU 3 12 -1,00 3 10 -0,33 7 6 5,00 5 5 3,33 3 5 1,33 3 3 2,00 24 41 7 10,33 21,340 326 Yedek 286

00045 BELİNAY ATMACA 4 10 0,66 3 12 -1,00 6 9 3,00 3 7 0,66 6 4 4,66 4 3 3,00 26 45 1 10,98 18,960 327 Yedek 287

00229 KEREM REFİK DEĞİRMEN 3 11 -0,66 3 12 -1,00 6 4 4,66 4 1 3,66 5 5 3,33 1 5 -0,66 22 38 12 9,33 18,330 328 Yedek 288

00056 BERİL YILDIZ ŞARLI 5 10 1,66 6 9 3,00 4 11 0,33 2 8 -0,66 2 8 -0,66 0 7 -2,33 19 53 0 1,34 16,310 329 Yedek 289

00311 NİSANUR KİREÇCİ 3 12 -1,00 5 10 1,66 5 10 1,66 3 7 0,66 1 9 -2,00 5 2 4,33 22 50 0 5,31 12,270 330 Yedek 290

00394 ZEYNEP KÖKEN 5 10 1,66 4 11 0,33 3 12 -1,00 6 4 4,66 3 7 0,66 3 4 1,66 24 48 0 7,97 10,940 331 Yedek 291

00083 CENNET YAĞMUR ŞAKRAK 3 12 -1,00 4 10 0,66 5 10 1,66 5 5 3,33 3 7 0,66 1 5 -0,66 21 49 2 4,65 8,610 332 Yedek 292

00059 BERRAK TOPAL 6 9 3,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 4 6 2,00 2 8 -0,66 0 7 -2,33 19 53 0 1,34 8,330 333 Yedek 293

00252 MEHMET KIVANÇ KILINÇ 5 10 1,66 3 12 -1,00 5 10 1,66 2 8 -0,66 2 8 -0,66 1 6 -1,00 18 54 0 0,00 6,960 334 Yedek 294

00276 MİRAÇ ÖZLEK 7 8 4,33 2 13 -2,33 3 12 -1,00 5 5 3,33 0 10 -3,33 1 6 -1,00 18 54 0 0,00 3,000 335 Yedek 295

00331 RÜMEYSA DÖNMEZ 2 13 -2,33 5 10 1,66 3 9 0,00 2 8 -0,66 4 6 2,00 2 5 0,33 18 51 3 1,00 -1,010 336 Yedek 296



00139 ENSAR KAÇMAZ 4 11 0,33 3 12 -1,00 3 11 -0,66 5 5 3,33 2 8 -0,66 1 6 -1,00 18 53 1 0,34 -3,650 337 Yedek 297

00120 ELİF DEMİRSOY 4 11 0,33 0 14 -4,66 3 12 -1,00 7 3 6,00 3 7 0,66 4 3 3,00 21 50 1 4,33 -11,660 338 Yedek 298

00211 İDRİS ALİ KARADUMAN 1 14 -3,66 1 14 -3,66 6 9 3,00 3 7 0,66 2 8 -0,66 1 6 -1,00 14 58 0 -5,32 -18,280 339 Yedek 299

00256 MELİHA NİSA YILDIRIM 3 12 -1,00 1 14 -3,66 3 12 -1,00 4 6 2,00 2 7 -0,33 3 4 1,66 16 55 1 -2,33 -19,310 340 Yedek 300

7,51 7,03 5,16 7,03 6,28 4,94 11,17 3,50 10,00 7,46 2,20 6,72 5,91 3,59 4,71 3,12 3,23 2,04 42,19 25,81 4,00 33,57 93,88


